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Factuur 1G20190042

Factuurdatum: 27-06-2019
Vervaldatum: 25-07-2019

Onderwerp: Risicoanalyses integriteit (kandidaat-)gedeputeerden
Referentie: VPL 96431, contactpersoon
Projectnummer: PA 16459

Omschrijving Aantal Prijs Totaal
Risicoanalyses integriteit (kandidaat-)gedeputeerden € 6.600,00
Subtotaal € 6.600,00

BTW 21% € 1.386,00

Totaal € 7.986,00

We verzoeken u het bovenstaande bedrag van € 7.986,00 voor 25-07-2019 te voldoen op NL
onder vermelding van het factuurnummer 1G20190042.



Van: Necker van Naem <facturen@necker.nl>

Verzonden: donderdag 22 augustus 2019 13:22

Aan: _digitalefacturen

cC: )necker.nl

Onderwerp: Aanmaning

Bijlagen: ig20190042-provincie-limburg.xml; ig20190042-provincie-limburg.pdf
Categorieén:

Y 3

Necker
van Naem

Geachte heer/mevrouw |,

Ondanks een laatste herinnering is onze factuur met factuurnummer 1G20190042 nog steeds
niet betaald.

Wij willen u verzoeken het openstaande bedrag van € 7.986,00 binnen 7 dagen na dagtekening
van deze e-mail aan ons over te maken op rekening NL43 Bijgaand treft u

nogmaals de factuur.

Mocht de betaling binnen 7 dagen uitblijven dan zullen wij deze factuur uit handen geven aan
een incassobureau, waarbij alle bijkomende kosten in rekening zullen worden gebracht.

Indien deze mail uw betaling heeft gekruist, kunt u deze aanmaning als niet verzonden
beschouwen.

Met vriendelijke groet,
Necker van Naem

Bijlage: Factuur



Van: Facturatie Necker <facturen@necker.nl>
Verzonden: donderdag 22 augustus 2019 13:49
Aan: _digitalefacturen

Onderwerp: RE: Aanmaning

Goedemiddag Monique,

Hartelijk dank voor je antwoord. We zullen de herinnering/aanmaningen pauzeren, ik hoop dat de factuur snel
betaald wordt.

Met vriendelijke groet,

[T] 030"

Necker van Naem | Democratie maak je.
Je bereikt me het beste op dinsdag en donderdag

Van: _digitalefacturen <digitalefacturen@prvlimburg.nl>
Verzonden: donderdag 22 augustus 2019 13:42

Aan: Facturatie Necker <facturen@necker.nl>
Onderwerp: FW: Aanmaning

Geachte relatie

Naar aanleiding van de ontvangst van uw aanmaning, hebben wij bij controle van onze administratie geconstateerd
dat zowel de factuur als de herinnering daar niet in voor komt.

We zullen de factuur met spoed in behandeling nemen.

Met vriendelijke groet

Financieel Administratieve Ondersteunig
werkveld Services | cluster Financién
T +31 06-46! | F+31(0)4338
)prvlimburg.nl

Postadres Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht
Bezoekadres Limburglaan 10 | 6229 GA Maastricht

Kijk ook op www.limburg.nl

Van: Necker van Naem [mailto:facturen@necker.nl]
Verzonden: donderdag 22 augustus 2019 13:22
Aan: diaitalefacturen

CC: necker.nl

Onderwerp: Aanmaning
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Necker
van Naem

Geachte heer/mevrouw |,

Ondanks een laatste herinnering is onze factuur met factuurnummer 1G20190042 nog steeds
niet betaald.

Wij willen u verzoeken het openstaande bedrag van € 7.986,00 binnen 7 dagen na dagtekening
van deze e-mail aan ons over te maken op rekening NL Bijgaand treft u
nogmaals de factuur.

Mocht de betaling binnen 7 dagen uitblijven dan zullen wij deze factuur uit handen geven aan
een incassobureau, waarbij alle bijlkomende kosten in rekening zullen worden gebracht.

Indien deze mail uw betaling heeft gekruist, kunt u deze aanmaning als niet verzonden
beschouwen.

Met vriendelijke groet,
Necker van Naem

Bijlage: Factuur

Dit e-mailbericht en de informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten of die
vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens beschermd is. Kennisname en gebruik van deze informatie door
anderen dan de geadresseerde (n) is verboden. Indien u deze email abusievelijk hebt ontvangen, brengt u ons dan
op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen.





